
 

 
 

5 Mei 2021 
5 May 2021 
P.U. (A) 219 

 

 
 

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
 

FEDERAL GOVERNMENT 
GAZETTE 

 

 

 

KAEDAH-KAEDAH FEE PEPERIKSAAN KELAYAKAN 
BAHASA MALAYSIA (ORANG-ORANG BERKELAYAKAN) 

(PINDAAN) 2021 
 
 

BAHASA MALAYSIA QUALIFYING EXAMINATION 
(QUALIFIED PERSONS) FEES (AMENDMENT) RULES 2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
DISIARKAN OLEH/ 

PUBLISHED BY 
JABATAN PEGUAM NEGARA/ 

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS 
 

 



P.U. (A) 219  

2  
 

AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976 
 

KAEDAH-KAEDAH FEE PEPERIKSAAN KELAYAKAN BAHASA MALAYSIA  
(ORANG-ORANG BERKELAYAKAN) (PINDAAN) 2021 

 
 
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 6(2)                                                   

Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], Lembaga Kelayakan Profesion 

Undang-Undang membuat kaedah-kaedah yang berikut: 

 

Nama  

1. Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Fee Peperiksaan 

Kelayakan Bahasa Malaysia (Orang-Orang Berkelayakan) (Pindaan) 2021. 

 

Pindaan kaedah 2 

2. Kaedah-Kaedah Fee Peperiksaan Kelayakan Bahasa Malaysia (Orang-Orang 

Berkelayakan) 1984 [P.U. (A) 375/84], yang disebut “Kaedah-Kaedah ibu” dalam 

Kaedah-Kaedah ini, dipinda dalam kaedah 2 dengan menggantikan perkataan                            

“satu ratus lima puluh ringgit” dengan perkataan “tiga ratus lima puluh ringgit”. 

 

Pindaan kaedah 3 

3. Kaedah 3 Kaedah-Kaedah ibu dipinda dengan menggantikan perkataan                        

“satu ratus ringgit” dengan perkataan “satu ratus lima puluh ringgit”. 

 
 
Dibuat 5 Mei 2021 
[LKPU.100-2/10/J3/(1)/(21-154); PN(PU2)314/Jld. 20] 
 
 

TAN SRI IDRUS HARUN 
Pengerusi 

Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang 
 

 
 



P.U. (A) 219  

3  
 

LEGAL PROFESSION ACT 1976 
 

BAHASA MALAYSIA QUALIFYING EXAMINATION (QUALIFIED PERSONS)                                    
FEES (AMENDMENT) RULES 2021 

 
      
IN exercise of the powers conferred by subsection 6(2) of the Legal Profession Act 1976 

[Act 166], the Legal Profession Qualifying Board makes the following rules: 

 

Citation  

1.   These rules may be cited as the Bahasa Malaysia Qualifying Examination 

(Qualified Persons) Fees (Amendment) Rules 2021. 

 

Amendment of rule 2 

2. The Bahasa Malaysia Qualifying Examination (Qualified Persons) Fees                             

Rules 1984 [P.U. (A) 375/84], which in these Rules are referred to as the                            

“principal Rules”, are amended in rule 2 by substituting for the words “one hundred and 

fifty ringgit” the words “three hundred and fifty ringgit”. 

 

Amendment of rule 3 

3. Rule 3 of the principal Rules is amended by substituting for the words                          

“one hundred ringgit” the words “one hundred and fifty ringgit”. 

 
 
Made 5 May 2021 
[LKPU.100-2/10/J3/(1)/(21-154); PN(PU2)314/Jld. 20] 
 
 

TAN SRI IDRUS HARUN 
Chairman 

Legal Profession Qualifying Board 
 

 
 

 


